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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060208 

DOM 
2019-08-29 
Stockholm 

Mål nr 
P 10881-18 
 
 

 

Dok.Id 1527685     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.avd6@dom.se 
www.svea.se 

 

 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätts dom 2018-10-29 i mål P 1364-18, se 
bilaga A 
 
PARTER 
 
Klagande 
Peter Gabrielsson 
Handelsvägen 57 
122 38 Enskede 
  
Motpart 
1. Tippi Engström 
Handelsvägen 55 
122 38 Enskede 
  
2. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun 
Box 8314 
104 20 Stockholm 
 
SAKEN 
Bygglov för komplementbyggnad på fastigheten Champinjonen 6 i Stockholms 
kommun  
 
___________________ 
 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och 

miljööverdomstolen stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för uppförande 

av garage. 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Peter Gabrielsson har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa 

stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja honom bygglov. 

 

Tippi Engström har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.  

 

Stadsbyggnadsnämnden har anfört att det beslut som fattats av nämnden ska gälla. 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Parterna har i huvudsak anfört i överensstämmelse med vad som har redovisats i 

underinstansernas avgöranden. Peter Gabrielsson har tillagt att garaget knappast 

kommer att vara synligt från grannens fastighet och att det inte kan utgöra någon 

olägenhet för henne.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har hållit syn. Utredningen i övrigt är här densamma 

som i mark- och miljödomstolen.  

 

Som mark- och miljödomstolen har konstaterat så strider den önskade placeringen av 

garaget mot bestämmelsen i § 7 i den gällande stadsplanen. I frågan om garaget ändå 

kan tillåtas med stöd av planens undantagsbestämmelse i § 13 gör Mark- och 

miljööverdomstolen följande bedömning. 

 

Enligt undantagsbestämmelsen kan vissa smärre gårdsbyggnader som inte är avsedda 

för bostadsändamål få uppföras om det kan ske utan olägenhet. Stadsbyggnads-

nämnden har uppgett att garage omfattas av bestämmelsen och när det gäller 

olägenhetsbedömningen att på en byggnad som ligger en meter från tomtgräns kan 

underhållsarbete utföras från den egna fastigheten.  

 

Vid syn har domstolen kunnat konstatera att garaget, som enligt ansökan ska bli 

väsentligt lägre än huvudbyggnaden på Peter Gabrielssons fastighet, endast i begränsad 
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omfattning kan antas komma att försämra rådande sikt- och ljusförhållanden på Tippi 

Engströms fastighet.   

 

Mark- och miljööverdomstolen anser vid en samlad bedömning att uppförandet av 

garagebyggnaden inte kan anses innebära någon egentlig olägenhet. På av 

länsstyrelsen i övrigt redovisade skäl ska åtgärden därför tillåtas.  

 

Mark- och miljödomstolens dom ska alltså ändras på så sätt att Peter Gabrielsson 

beviljas bygglov i enlighet med vad stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 

2017.  

 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 

Överklagande senast den 2019- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Tiberg och Lars Olsson, referent, 

tekniska rådet Börje Nordström samt tf. hovrättsassessorn Liisa Seim Sehr. 

 

Föredragande har varit Ote Dunér. 
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2018-10-29 

meddelad i 

Nacka 

Mål nr P 1364-18 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 554791 

Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  

Box 69 

131 07 Nacka strand 

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 

08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 

 

Klagande 
Tippi Engström 

Handelsvägen 55 

122 38 Enskede 

  

Motparter 
1. Peter Gabrielsson 

Handelsvägen 57 

122 38 Enskede 

  

2. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun 

Box 8314 

104 20 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 24 januari 2018 i ärende  

nr 403-49750-2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Bygglov för komplementbyggnad på fastigheten Stockholm Champinjonen 6 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn. 

2. Med ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut upphäver mark- och 

miljödomstolen Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommuns beslut, dnr 

2017-05020-575, och avslår bygglovsansökan. 

_____________ 

Bilaga A
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BAKGRUND 

Stockholms stadsbyggnadsnämnd (nämnden) beslutade den 24 oktober 2017 att 

bevilja bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad (garage) med en 

byggnadsarea på cirka 30 kvadratmeter på fastigheten Champinjonen 6 i Stock-

holms kommun. Tippi Engström överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen i 

Stockholms län avslog överklagandet den 24 januari 2018. Tippi Engström har 

överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Tippi Engström har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens 

beslut. Vidare har hon begärt att syn ska hållas. Till stöd för sin talan har hon i 

huvudsak uppgett följande. Enligt ritningar kommer garaget att bli fyra meter högt, 

till skillnad från tre meter som framgår av länsstyrelsens beslut. Vidare kommer 

garaget att hamna fem meter från hennes vardagsrumsfönster. På ritningen slutar 

takfoten femtio centimeter från tomtgränsen. Om garaget ges den höjd och 

placering som angetts kommer det bli som att stirra in i en brandvägg, detta 

eftersom hennes vardagsrumsfönster är 3,3 meter i överkant. 

 

Garaget kommer inte heller att smälta in i miljön. På hennes sida av gatan i 

kvarteret finns det åtta snarlika enplansvillor, varav endast två av husen har garage. 

Det nu aktuella garaget skulle bli dubbelt så högt som de två andra garagen. I 

detaljplanen anges ”liten trädgårdspaviljong”. Om avsikten hade varit ”stort garage” 

skulle det ha angetts i detaljplanen. Syn behövs för att visa hur det ser ut från 

hennes vardagsrumsfönster.  

 

Till stöd för sin talan har Tippi Engström gett in fotografier från närområdet samt 

fotografi där det planerade garaget är inritat. 

 

Peter Gabrielsson har uppgivit att han inte vill anföra något ytterligare i målet. 

 

Nämnden vidhåller sitt beslut. 
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DOMSKÄL 

Med hänsyn till tillgängliga fotografier och övrigt utredning i målet finner 

domstolen syn inte behöver hållas i målet.  

 

Tillämpliga bestämmelser redovisas i länsstyrelsens beslut. 

 

Det aktuella garaget ska enligt ansökan placeras en meter från tomtgränsen. Detta 

strider mot bestämmelsen i § 7 i den gällande stadsplanen, enligt vilken avståndet 

ska vara minst fyra och en halv meter.  

 

Frågan i målet är om åtgärden ändå kan tillåtas med stöd av undantagsbestämmel-

sen i § 13 stadsplanen, vilket förutsätter att placeringen inte medför någon 

olägenhet. Med hänsyn till att det aktuella garaget har en relativt stor volym, 

placeras nära gränsen mot Tippi Engströms fastighet samt påverkar sikt- och 

ljusförhållandena på hennes fastighet finner mark- och miljödomstolen att den 

aktuella placeringen medför olägenheter för henne. Det saknas därmed 

förutsättningar att tillåta åtgärden med stöd av § 13 i stadsplanen.  

 

Nästa fråga som domstolen har att ta ställning till är om åtgärden kan anses utgöra 

en sådan liten avvikelse som kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. Domstolen 

noterar att den avsedda placeringen innebär att garagebyggnadens åtta och en halv 

meter långa sida i sin helhet kommer att vara en meter från tomtgränsen, det vill 

säga tre och en halv meter för nära gränsen. Denna diskrepans kan enligt domstolen 

inte godtas som en liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § PBL, i synnerhet som 

underinstanserna redan tillämpat den bestämmelsen för att godta en avvikelse 

avseende garagets storlek.  Det saknas därmed förutsättningar att ge bygglov för 

garaget. Med ändring av länsstyrelsens beslut, ska därför nämndens beslut att 

meddela bygglov upphävas.  
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Mark- och miljödomstolen  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 19 november 2018. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Björn Räftegård  Ewa Andrén Holst 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård, ordförande, och 

tekniska rådet Ewa Andrén Holst. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Charlotte Rehbäck.  



Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2018-03-02
MÅLNR: P 1364-18
AKTBIL: 4
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Hur man överklagar 

Dom i mark-och miljödomstol som andra instans MMD-02 

________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga inom 3 veckor 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor från 
domens datum. Sista datum för överklagande 
finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att Mark- och miljö-
överdomstolen ska ta upp ditt överklagande 
(läs mer om prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombud-
ets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
mark- och miljödomstolen. Du hittar 
adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
mark- och miljödomstolen överklagandet och 
alla handlingar i målet vidare till Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först 
ställning till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att mark- och miljödomstolen 
dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt 
rätt utan att ta upp målet. 

Bilaga 2



 
 

 
 

Sida 2 av 2 

 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

M
M

D
-0

2
 -

 D
o

m
 a

n
d

ra
 i

n
st

a
n

s 
• 

P
ro

d
u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 
d

o
m

st
o

ls
u
tv

ec
k
li
n

g 
• 

2
0
1
8
-0

9
 

 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om 
du har frågor. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 


